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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA 

GNPJ: CNP): 01.597.629/0001-23 

GESTÃO 2021 A 2024 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Senhor(a) ProprietariolSocio(a) 

c'ovidamos essa respeitavel empresa para apresentar cotação de preços referente  
a Aquisição de cotação de preços para o Objeto: Contratação de Manutenção preventiva e 
corretiva para processadora automática e do aparelho de Raio X para atender a necessidade da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de são João do Para's° — MA. 

conforme quantitativos e especificações em anexo. 

Solicitamos indentificação  minima  da empresa em papel timbrado, alem da 
indentificação e assinatura do representante legal da empresa. 

A cotação poderá ser encaminhada em até 5(cinco) dias uteis, apos o 
ecebimento deste, pelo  e-mail  setordecomprassjpararaiso@gmaii.com, ou entregue na 
,ede da PREFEITURA MUNICIPAL na Rua  AV.  Marco Silva s/n°  Alto Bonito de 
São João do Paraíso-MA. 

Cleudíane R dos Santos 
Diretora do Dpto de Compras 

São João do Paraíso - MA 

Marco Silvd — CEP: 65973-000 — ARo Bonftc —  São  Joao do ParalsolMA 
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Rua 02 -NI 301- Bairro 

Porto F  an  C 0 — 	r  au  hà o - CEP: 0.970-000 -CNP 	43.981.22110001-14 

ORÇAMENTO 

Porto Franco - MA, 04 de Março de 2024  

I 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
1RÁ1AO SOCIAL: W S CARNEIRO 	 ICNPECPP: 48.981.221/0001-14 

I ENDEREÇO: RUA 2 BAIRRO CORINA Na301 

IE-MAIL;  wr.imáginologíaa,gmail.com 	ITELEEONE: 9998131-1594 

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 3625-0 	C/C: 38140-3 

Prezado Sr. (a), conforme solicitado segue abaixo nossos preços. 

ITEM DESCRIÇÃO MARC. UNIDA. QUANT. VALOR 

• Manutenção SERVIÇO MES I 5.000,00 

Preventiva e corretiva da processadora automática e 
Do aparelho de Raio- x. (abs. Caso venha precisar de 

Pecas  urn  outro orçamento será repassado 

Detalhadamente). 

• Formular as técnicas Radiográficas adequada para o 

aparelho em questão 

Para evitar quaisquer danos (sobre carga no aparelho, 

Proteção da ampola do mesmo); 

• Realizar testes 

De qualidade das imagens (verificação do tamanho do 

Ponto focal, alinhamento do feixe, campo luminoso e 

De radiação, tensão de pico do feixe, rendimento do  

Tube);  

• Limpeza e ajuste dos rolos da processadora 
Automática, ajuste da temperatura da revelação e da 

Secagem dos filmes radiológico. 
TOTAL PRODUTOS 5.000,00 

'ALO 	LI 	IDO 5.000,00 

TOTAL ANUAL 45.000.00 

Telefone: ,199)  98131-1594  

E-mail: wnimaginoloRia(dgmail.com  

I. 0 presente orçamento  tern  validade de $0 (seta i dias; 
2. 0 Prazo de entrega/execução é de 5 itrinta) dias corridos, contados a partir da assinatura 

do contrato; 
3. 0 preço proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento,  leas  

COMO os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas,  etc.)  e frete, se for o caso. 

Wagner Santos Carneiro 

M44,4. Rua 02, N°301-  Bairro  Corina --Porto Franco - MA - CEP 65,970-000 - CNPJ: N 
48.981221/0001-14 Tot: (99)98131-159-1 
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Ern  anexo cotação de Raio X 

-Jetor ole  compras  sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com> 	 Wed, Mar 13, 2024 at 12:12 PM 
ciinic_tech18@hotmail.com  

Arc Dpto de  Compras 

COTAÇÃO de Manutenção de Raio X 2024.docx 
34K 

ieandro fonseca <clinic_tech18(Whotmail.com> 
To: setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso©gmail.com> 

segue em anexo minha proposta. 

Thu, Mar 14, 2024 at 7:33 PM 

De: setor de compras sjparaiso csetordecornprassip 	o@grnaii.corri> 

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:12 
Para: cliniciech18@hotrnaii.corn <clinic:22PM 8(Litotmail.eorn> 

Assunto: Em anexo cotação de Raio X 

Ait Opto de Compras 

clinictech.pdf 
-- 450K 

ieandro tonseca <clinic_tech18ghotmail.com> 	 Mon, Mar 25, 2024 at 3:37 PM 
To:  setor  de  compras  sjparaiso <setordecomprass pararaiso@gmail.com> 

De: !eandro fonseca cliniciechl8(6),hotrnaitcona> 

Er.:ado: quinta-feira, 14 de março de 2024 22:35 

Para: setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmaii.com> 

Assunto: RE: Em anexo cotação de Raio X 

Í)uoani text hiddE,,n1 

leandro fonseca 	jech18©hotmail.com> 	 Mon, Mar 25, 2024 at 3:38 PM 
To:  setor  de  compras  sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@amail.corn> 

De: leandro fonseca <cliniciaChlO@DOtriall.com> 
Geeiacte, quinta-feira. 14 do março de 2024 22:33 
Para: setor de compras sjparaiso csatorde,comprass4parara gigrriai o 
Assunto: RE: Em anexo cotação de Raio X 

ed text hidden 

CiinicTech.pdf 
Li 460K 

https://mail.google.corn/mall/u/0/?ik=1359322907&viffvv=pt&search=ail&permtbid=thread-a:11663589140357638223&simphmsg-a:r-6997738321...  



PROPOSTA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
EM EonpAmErrros MÉDICO TIOSPITAI4RES  

PROPOSTA DE SERVIÇO MI: 001/2024 

OS de Março de 2024 

vis Ao GERAL  

A li,andro Borges Fonseca 072.041.723-93 de nome fantasia  Clinic Tech,  inscrita no  glint  
..4(;309.586/0001-2 e 1E: 12.642454-3, localizada em Rua Bom Jesus, 186, Vila BIM:irate', CEP: 65081-: 
São Luís - MA. Tem satisfação de enviar esta proposta de fornecimento de: 

441542:44514., '''" L' " 	t.,,,,,... 	.... 

ITEM DESC.FdÇÃO MARC- ;MM.  WANT.  VALOR 

l  • Manutenção 
Preventiva e corretiva da processadora automática e 

Do aparelho de Raio- x. (Obs. Caso venha precisar de 
Pecas um outro orçamento será repassado 
Detalhaciamente). 
- Formular as técnicas Radiograficas adequada para o 

aparelho em questão 
Para evitar quaisquer danos (sobre carga no aparelho, 
Proteção da ampola do mesmo); 
o Realizar testes 

De qualidade das imagens (verificação do tamanho do 
Ponto focal, alinhamento do feixe, campo luminoso e 
De radiação, tensão de pico do feixe, rendimento do 	. 
Tubo); 
eLimpeza e ajuste das rolos da processadora 
Automática, ajuste da temperatura da revelação e da 
Secagem dos filmes radiológico.  

SERVIÇO MES 1 5.500,00 

- 

[ram  rstoouros 	 /5500.00 

Contatos:  

- Tel.  Celular  (98)98801-5261; 
- E-mail: dinic. tech lt"ottnaitcom  

Dados Basmirlos: 

- NU BANK - Nu  Pagamentos  Sic 
-  Agência:  0001: 
- Coma; 69759944-8; 
- Leandro Borges Fonseca 07204772393. 

  

12 latade.t 
ESsa proposta possui validade de 25 dias a contar da data de sua apreat.nutção. •Ficarnes tadispo,siVto 

para sanar quaisquer dúvidas que possa surgir de v sa pane. 

andro Borses Fonseca 

Rua Bom Jesus, .1 
Clinic Tech 

Vila Embratel, CEP: 65081-276,  São  Luis - MA. 
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Ern  anexo cotação de manutenção Ralo X 
2  messages  

.^  

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjoararalso@gmail.corn› 
To. seh_205@hormail.com  

Atc dot de  compras 

COTAÇÃO de Manutenção de Raio X 2024.riocx 
34K 

ede, braga <seh_205@hotmail.com> 
To: jaibr de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com> 

Em anexo minha proposta 

Wed, Mar 13, 2024 at 12:10 PM 

Thu, Mar 14, 2024 F,1.- 7 	PM 

.. 	, 

De: setor de compras sjparaiso <setordecornorassipararaiso@gmaii.corn> 

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:10 
Para: seh_205@hotmaii.com  <seh_205@hotrnailicorn> 

Assunto: Em anexo cotação de manutenção Raio 

Att. dpt de compras 

S&H.pcif 
'‘-:1  310K 

heps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1359322907&view-ept&searcheall&permthidethread-a:r-338076-1566235903003&simpe--msg-a:r8528819619... ill 
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SERViCiOSHOSP:TAL ARES 

ORÇAMENTO 

mneratflz - MA. 05 de Marco de 2024  

*ague  abaixo nossos preços para 

tento de:  

fl-E1/1  I 
	

DESCR O  
QUANT 	VAL 

-SERvçc  
L Manutenção 

i
Preventiva e corretiva da processadora automática e 

po parelho de Raio - x.  (Ohs.  Caso venha precisar de 

cas  urn  outro orçamento será repassado 
Detalhadarriente_). 
ri Formular as técnicas Radiográficas adequada para o 

1apareitio em  quest-2o 
(Para evitar quaisquer danos (sabre carga no aparelho, 

I
Protecão da ampola do mesmo); 
i 0 Realizar testes 

I

1De qualidade das imagens (verificação do tamanho do 
Ponto focal, alinhamento do feixe, campo luminoso e 
De radiação, tensão de pico do feixe, rendimento do  

;Lilco);  
10 Limpeza e ajuste dos  robs  de processadora 
1 iAutomática, ajuste da temperatura da revelação e da 
i 
Secagem dos filmes radiológico. , 	- 

RODUTOS 

TOTAL ANUAL 

.000, 

6.000,00 1 

6.000,00 

54.000,00 

cONOWAES GERAIS: 
jALIDADE DA PROPOSTA: 30 0145 
FAVORECIDO: EDERVAL CARRERA  BRAG  

SSE  SERMOS HOSPiT.ALARE.S  

AV.  SILVINO SANTOS, 2, OURO VERDE. MEER:AT:RUC-MA CEP:68906-SiT 

E(2,1-1UL: sari_  

FONE:  9 9.91€43eg  

Av. Si 

S&E Serviços Hospiielares 
33.282-S25i0001-12 

2, Ouro Verde, imperatriz-MA 
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